Meier Marina

Betreff: WG: Zuschuss MaBnahme Tennis-Club Gerolstein e.V.
Anlagen: Rechn. Platz.pdf; Rechn.Dach 1.pdf; Rechn.Dach 2.pdf

Von: Bernd May <mfbmay@aol.com>

Gesendet: Dienstag, 21. April 2020 11:22

An: Boffgen, Hans Peter <Hans-Peter.Boeffgen@gerolstein.de>
Betreff: Fwd: Zuschuss MalRnahme Tennis-Club Gerolstein e.V.

Guten Morgen Hans-Peter,

mit meiner Mail vom 25.09.2019 (s. unten) habe ich Dich Gber dringend anstehende Investitionsmallinahmen
des TC Gerolstein e.V. informiert und diese Malnahmen grundsatzlich zur Bezuschussung angemeldet.

Um die Investitionen fur unseren Club so niedrig wie mdglich zu halten, haben wir im Hinblick auf die

Sanierung der Platze nach kostengiinstigeren Mdglichkeiten gesucht und letztlich nur eine absolut unumgangliche
Teilsanierung auf den Platzen und an der Zaunanlage vorgenommen.

Auch die Sanierung des Anbau-Flachdachs (urspriinglich mit einem Kostenaufwand von rd. 10.000 € kalkuliert)
konnte aufgrund einer Uberarbeiteten Planung glnstiger vergeben werden.

Fir beide MalRnahmen wurden zudem - vor allem aus Griinden der Kostenreduzierung - eine Vielzahl von
Eigenleistungs-Stunden der Clubmitglieder erbracht (Wert ca. 2.000,-- €)

Zwischenzeitlich wurden die MaRnahmen durchgefihrt, da diese vor Beginn der Frihjahrsinstandsetzung
der Tennisplatze und Beginn der Medenrunde abgeschlossen sein mussten.

Beigefligt Ubersende ich die Rechnungen

- GalaBau Schumacher, Platze und Zaunanlage 2.841,78 €
- Fa. Scheppe, Dach Anbau 6.613,75 €
Gesamt: 9.455,53 €

Die Rechnungen wurden nach erbrachter Leistung zwischenzeitlich vom TC Gerolstein e.V. aus eigenen
Mitteln bezahlt, was naturlich zu einer Einschrankung der Liquiditat fuhrt, die fur den laufenden Geschaftsbetrieb
notwendig ist.

Aus diesem Grund waren wir sehr dankbar, wenn uns zu diesen Investitionen ein adaquater Zuschul? gewahrt
und auch zeitnah ausgezahlt werden konnte.

Fir evtl. Rickfragen stehe ich gerne zur Verfligung.
Freundliche GriRe

Bernd May
1. Vorsitzender
TC Gerolstein e. V.

----- Urspringliche Mitteilung-----

Von: Bernd May <mfbmay@aol.com>

An: Hans-Peter.Boeffgen <Hans-Peter.Boeffgen@gerolstein.de>
Verschickt: Mi, 25. Sept 2019 10:28

Betreff: Zuschuss MaRnahme Tennis-Club Gerolstein e.V.

Guten Morgen Herr Boéffgen,
hallo Hans-Peter,

der Tennis-Club Gerolstein e.V. plant die Sanierung von 2 (seiner 5) Tennisplatze, die mittlerweile
rd. 50 Jahre alt sind und aufgrund der Belastung in diesen Jahren dringend einer Sanierung bedurfen.

Die jahrliche Instandsetzung aller Tennisplatze im Frihjahr e.j.J. Gbernimmt der Tennis-Club Gerolstein
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e.V. immer in eigener Regie, jedoch kann eine Sanierung nur durch eine Fachfirma durchgefiihrt werden.
Die Sanierungsmallnahme ist fir das kommende Jahr vorgesehen. Eine Kostenschatzung hierfiir

flige ich bei.

Far die MaBnahme wurden jedoch noch weitere Angebote angefordert, die ich nach Eingang ebenfalls
vorlegen werde.

Zudem ist, jedoch sicherlich im Rahmen einer kleineren MalRnahme, die Reparatur des Flachdachs des
kleinen Anbaus am Clubhaus erforderlich, da dieses Undichtigkeiten aufweist. Eine Kostenschatzung
fur diese Instandsetzungsmafnahme werde ich ebenfalls zeitnah vorlegen, da uns diese noch nicht
zugegangen ist.

Da die VG Gerolstein erfreulicherweise Bau- und Investitionsmaflinahmen von Vereinen durch entsprechende
Zuschusse unterstitzt, mochte ich beide MaRnahmen fristgerecht vor dem 01.10. fiir eine Bezuschussung
anmelden.

Sollten zu den MaRnahmen Fragen bestehen, beantworte ich diese selbstverstandliche gerne.

Freundliche Grife

Bernd May

1. Vorsitzender
Tennis-Club Gerolstein e.V.



Pflasterarbeiten AuBentreppen Baumfallung

Hofbefestigungen Terrassenbau | Zaunbau
a a s a U Erdarbeiten Trockenlegung Gartenarbeiten

Teichbau von Kellerwinden Winterdienst /

awtd e“h] 1/’ z 202

Roland Schumacher Gilze-Rijen-Str. 7 54568 Gerolstein Tel.: 06591-7564
Fax: 06591-3020
Tennis-Club Gerolstein e.V. Bankkonten:
z.Handen Bernd May Kreissparkasse Vulkaneifel
Am Briickelchen 1 (BLZ 586 512 40) Konto.-Nr. 112 038 5
IBAN-Nr.: DE18 5865 1240 0001 1203 85
54568 Gerolstein SWIFT-BIC: MALADE51DAU

Volksbank Eifel Mitte eG

(BLZ 586 915 00) Konto.-Nr. 808 156 2
IBAN-Nr.: DE76 5869 1500 0008 0815 62
BIC: GENODED1PRU

St.-Nr. 43/158/800/94
USt-IdNr.: DE 170 639 432

Rechnung

Ausbesserungsarbeiten am Tennisplatz Gerolstein.

lhre Kundennr. . Unser Vorgang ~ Datum
D009599 R200148 30.03.2020
l Pos Menge Artikel E-Pr'eis Gesamtpreis

] Vorh. Fldache links und rechts der Rinne die Feinschicht

* aufnehmen, aufladen und bauseits lagern. Unterbau

‘ verdichten und auf Héhe verfiillen und verdichten.
Feinschicht (bauseits vorhanden) verfiillen, abziehen und

abwalzen.
‘ 1 13,50Std  Facharbeiter 46,80 631,80 €
| 2 13,50Std Bauhelfer 38,60 521,10 €
3 9,60Std  Kleindumper ohne Fahrpersonal 33,00 313,50 € |
4 7,10to Lava 0/30-32 liefern 14,20 100,80 € 1
5 3,30to Lava 0/16 liefern 15,95 52,65 € |

i Vorh. Zaun neu zum Teil neu spannen und aufhéngen.

] 6 8,00Std Facharbeiter 46,80 374,40 €

7 8,00Std Bauhelfer { . . 38,60 308,80 €




Pflasterarbeiten AuBentreppen Baumfallung
Hofbefestigungen Terrassenbau Zaunbau
a a ) a U Erdarbeiten Trockenlegung Gartenarbeiten
Teichbau von Kellerwéanden Winterdienst
Kunde: D009599 Rechnung: R200148 Datum: 30.03.2020 Seite: 2
Pos Menge Artikel E-Preis  Gesamtpreis
Ubertrag 2.303,05 €
8 1,00 Stck  Kleinmaterial (Spanndraht, Spannschltsser, 85,00 85,00 €
Bindedraht) liefern.
1
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Wevew  lava- RuGol'!
.Gesamtbetrag 1 2.388,05 €
zuzuglich MwSt ~ 19,00% aus 2.388,05 453,73 €
Endbetrag 1 2.841,78 € )
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Handwerkerrechnungen sind sofort zahlbar ohne Abzug und missen mindestens zwei Jahre aufbewahrt werden.



SCHEPP

J.Schepp Bedachungs GmbH, Im Wahlemd 1, 54570 Hohenfels

Herr |
Ewald Felten Tel.:06595/900504
Tennisclub Gerolstein
Ringstr. 8 Mobil: 0170/8159930
1nfo@schepp—bedachungen de
54568 Gerolstein-Miillenborn www schepp-bedachungen.de
RECHNUNG Nr.: 20050 31.03.2020
Flachdachabdichtung am Tennisclub in Gerolstein.
Pos. Menge Bezeichnung | EP GP
Titel 1 Flachdachabdichtung
1.01 36 stck Dachdeckerfacharbeiterstunden fiir Reparatlir- 96.75 / 2043.00
arbeiten, Schalung austauschen, Schieferband
reparieren. ‘
1.02 22.73 m Keile liefern und auf den Untergrund am Ortgang 18.10 411.41
/ befestigen.
1.08 j60.07 gm Dachfléche mit einer Lage Polymerbitumen 22.75 / 1366.59
Schweilbahn PYE-PV 200 S5 beschiefert, liefern und
vollflachig aufschweillen. ‘
1.04 10 stck Ecken ausbilden, als Zulage zur Pos. | 13.40 / 134.00
Flachdachabdichten. f
1.05 *6 62 m Wandanschlu3 mit einer Lagen Schweif3bahn \ 11.55 / 76.46
am aufgehenden Bauwerk hochziehen. »
o 1 /
1.06 Y662 m Aluminiumklemmprofil als oberen Abschluf3 mit 16.40 ‘/ 108.57

V2A-Schrauben und Scheiben befestigen und am
oberen Rand dauerelastisch versiegeln. |

/ | /
107 ‘/22.73 m Ortgangabdeckprofil aus einem Alu-Blech nac%h MaB 21.30 v 484.15
kanten und am vorhandenen Ortgangprofil befestigen.

/
/

1.08 12.55 m Ortgang- und Traufblende mit span. Schiefer,i 19.35 ‘/ 242.84

} Ubertrag:  4867.02
|

KSK IBAN: DE06 5865 1240 0000 2431 39 BIC: MALADE51DAU / GF: Joachim Schepp

Volksbank Eifel eG IBAN: DE92 5866 0101 0001 0767 44 BIC: GENODED1BIT / Amtsgericht Wittlich HRB 12092



aCHEPP

Format 30/30 c¢m, liefern und auf vorhandene Schalung
eindecken. Befestigung mit korrosmnsgeschutzten

Schiefernégeln.
1.09 3 kg Gas 200 7~ 870
1.10 20 gm Schweibahn G200 S4 fiir Hohenausgleich | 5.80 / | 116.00
114 3 gm Schweifbahn PYE-PV 200 S5 beschiefert 7.60 7 22.80 .
112 10 gm Schalbretter 24 mm einschl verschnitt 9.10 <  91.00 -
113 0.33 cbm Konstruktionsvollholz getrocknet 465.00 153.45 7 |
und gehobelt in Standartléngen einschl. verschmtt
114 240 stck Paslode Streifennagel 2,8/63 0.07 16.80 7
1.15 1 stck Paslode Gaskartusche 9.75 975
1.16 30 stck Holzbauspax 8 * 160 0.80 24.00 7
‘
Tl 4 stck Holzbauspax 8/280 1.30 5.20
1.18 1 stck BMF Balkenschuh 120/120 einschl. Négel 1 4.95 4.95
1.19 1 stck BMF-Winkel 105 einschl. Nigel 2.95 295 ~
1.20 1 Deponiegebiihren fiir die Entsorgung der Alten | 188.50 188.50
Schweif3bahn. 1
1.21 1 kart Silicon transparent 6.75 675 =
1.22 2 stck Fireston Rinnenreparaturset : 19.95 39.90 7
Summe € Bo5T. 1
Mehrwertsteuer 19.00% .= 1055.98
Summe € 6613.75

USt.-Id.-Nt: De 272522899 7 °/ ﬂ% /
Lieferdatum: 14 KW ‘ / ‘// Z f A

Zahlungsbedingungen:
Rechnung zahlbar bis zum 15.04.2020 ohne Abzug.

KSK IBAN: DE06 5865 1240 0000 2431 39 BIC: MALADES51DAU / GF: Joachim Schepp

——

Volksbank Eifel eG IBAN: DE92 5866 0101 0001 0767 44 BIC: GENODED1BIT / Amtsgericht Wittlich HRB 12092



